COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Registro Generale

N.532  del 03 /g5n08

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°_ 48 del 2§/ed / 2o

Oggetto: Abbonamento Normativa Tecnica della Societd PRAXIS Sviluppo Informazione di Bologna-
Liquidazione fattura a saldo  (CIG.:5213705578)

Anne 2016

L anno duemilasedici i giorno_ \f j_,m?»ﬂ%gw del mese di o4 ancl alle ore 20 nella sua stanza
Lﬂ

IL DIRIGENTE U.T.C.
Visto FO.R.EE.LL.:

Visto il D.Lgs 1.267/2000;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilitd, approvato con deliberazione di C.C .83/06

Vista la delibera di C.C. n.78/2015 di approvazione bilancio
Vista la delibera di G.M. n.153 del 09/12/2015 di approvazione PEG per ["anno 2015 e del PEG provvisorio

per anno 2016
Vista la determina sindacale n.1 del 27/01/2015
Visto lart.3 della L.R. n.136/2010 come modificata dal D.L. 0.187/2010 convertito in legge con

modificazioni della legge n.217/2010;
Viste le determinaziont n.8/2010 e n.10/2010 delP AVCP

Premesso :
- che con determinazione del dirigente UT.C. n.117 del 17/05/2013 ¢ stato affidata alla ditta

PRAXIS Sviluppo e Informazione S.p.A. di Bologna Pincarico per la fornitura di un
abbonamento a n.100 unitd di conto scalare da utilizzare in servizi di ricerca e consulenza
professionale — EdilNorm - Cd Rom ~ Normativa Tecnica ect... per gli anni 2013/2015, alle
condizioni stabile con Patto sottoscritto in data 18/04/2013, per I'importo complessivo di
€.4.200,00;

Dato atto che la ditta ha effettuato la fornitura di che trattasi;

- che con determina dirigenziale n.166 del 01/07/2013 & stata liquidata la fattura n.13V00858

dell’importo di €.300,00 quale primo acconto; _
- che con determina dirigenziale n.20 del 22/01/2014 & stata liquidata la fattura n.13V02200 del

16/12/2013 dell’importo di €.1.200,00 quale secondo acconto;
- che con determina dirigenziale n374 del 09/11/2015 ¢ stata liquidata la fattura n.15G00057 del

03/11/2015 dell’importo di €.1.400,00 quale terzo acconto;



- c¢he in data 11/04/2016 con prot. n.12636 la ditta ha trasmesso la fattura n.14V01979 del
27/11/2014 dell’importo di €.1.400,00 Lv.a inclusa, secondo lo schema di pagamento previsto
nella determina dirigenziale n.117/2013;

Ritenuto di provvedere alla liquidazione a saldo, giusta fattura sopra citata,

DETERMINA

Di liguidare alla ditta Sviluppo Informazione 8.p.A. di Bologna la fattura n.14V01979 del
27/11/2014, dell’importo complessivo di €.1.400,00 IVA compresa quale saldo, relativa alla
fornitura di un abbonamento a n.100 unitd di conto scalare da utilizzare in servizi di
ricerca ¢ consulenza professionale — EdilNorm - Cd Rom — Normativa Tecnica ect... per gli anni
201372015, alle condizioni stabile con Patto sottoscritto in data 18/04/2013 (CIG. 5213705578),
con pagamento di €.1.400,00 Iva inclusa, ].v.a non dovuta ai sensi dell’art.74 ¢.1 assolta dall’editore
a.64

Di dare atto che la somma di €.1.400,00 trova copertura al cap.1591 denominato “Spese per
servizi diversi” imp.n.35889. 25¢55

Di bonificare le somme spettanti sul conto corrente dedicato, cosi come da comunicazione
allegata
11 presente atto viene trasmesso al servizio finanziario per I’esercizio dei controllt e dei riscontri
amministrativi, contabili ¢ fiscali ai sensi dell’art. 184, comma 4° del D.Lgvo 267/2000

I céﬁo’)senom UTC.
(Arc;h.’?rjn%esco Lo Nobile)

A

ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull 'atto, si appone il visto di regolarita
contabile, ai sensi del 4° comma dell'art. 184 del D.L.vo 267/2000 ¢ il visto per il riscontro di compatibilitc
di cui all ’art. 9 del D.L. n.78/2009 convertito in legge n.102/2009.

I
7

Il Responsabile ¢ el Servizio Finanziario
Dott.Rosa Di Blasi
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Grazia Farraguto

Da: "Francesca" <francesca.golinof@praxisinfo.it>
Data: lunedi 11 aprile 2016 10:04
Al "Grazia Farraguto" <g.farraguto@comune.palmadimontechiaro.ag.it>

Allega: FATTURA COMUNE Di PALMA DI MONTECHIARO.pdf
Oggetto:  FATTURA DEL 2014 N, 14V01979 DEL 27/11/2014 COMUNE DI PALMA Bl

MONTECHIARO /PRAXIS

Gent.ma Sig.ra Farraguto,

in allegato Le inoltro la fattura da liquidare.

Di seguito le nostre coordinate bancarie per il mandato di pagamento intestato a PRAXIS
SVILUPPO INFORMAZIONE SPA sulla banca CARISBO, IBAN

ITO5A0638502406100000005323.
Cordiali saluti
Dott.ssa Francesca Golino

i1 11/04/2016 09:54, Grazia Farraguto ha scritto:

————— Messaggio originale----~ From: Francesca

Sent: Friday, April 8, 2016 12:20 PM

To: Grazia Farraguto

Subject: VERIFICA MANDATO DI PAGAMENTO FATTURA DEL 2014 N. 14V01979
DEL 27/11/2014 COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO /PRAXIS

da riscontro effettuato agli atti risultano liquidate le fatture:13V00858,
13V02200, 15G00057, la fattura di cui lei chiede notizie non risulta pervenuta a
questa amministrazione,

tanto per dovere d'ufficio.

Deott.ssa Francesca Golino

Praxis Sviluppo Informazione Spa
Via dei Mille n.24

40121 Bologna

centralino 051/22.29.87
fax 800.035.354

e~mail Irancesca.golinolpraxisinfc.ii

[EERANS e L

dalle 09,00 alle 13,00 (lunedi-mercoledi-venerdi)
dalle 14,00 alle 18,00 {(martedi e gilovedi)

12/04/2016
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Destinatario
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. . - COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO )
sviluppo informazione
VIA FIORENTINO 89
Praxis Sviluppo Informazione S.g.a.
Sede Legale: Via Giovanni Livraghi, 1 92020 PALMA DI MONTECHIARO AG
40121 Bologna - - N -
Pariita IVA 05396144000 Indirizzo di Destinazione
Tel..+39 051 222 567 - Capitale Seciale 250.000,00 REA 420754
+38 051 223 496 _
Tipo Documento Numero Del
Fatfura 14V01979 2711/2014 .
PIVA Cliente % Cod.Fisc.Cliente ;‘ Prot VA Praxis
| 00736930843 | 81000070847 | 14V01979
Agente i i Pag.
BATTIATO ROBERTC [ ! 1
Codice Articolo Descrizione um, Qta' Prezzo Sc, Importo %3: '
(8000002 SERVIZI RICERCA E CONSULENZA N, 100 L ’ 15
08000072 EDILNORM+GIU+REG+CHIAVE (TRIENNALE} A N. 1 15
07000005 AGGIORNAMENTI PRAXIS N. 5 59
07000404 ATLANTE SUL CONSOLIDAMENTO N, 1 58
I
5 CTevmzarac:  of S Falmoa oi Maomt o oco
Frotocoa !l Ta Soomaer o 1o
TIXFO - =4
PROT N OO 1 26:—36
[=9]
a é
% Sconto Totale Netto
1.356,00
Annotazioni Cod.va wvh | Descrizione Vienponibile Imposta Totale Dotumento
Contratio 133150603{33548) del 18/04/2813 - 15 22 VA AL 22% ] 157.79 un
RIMESSA DIRETTA PAGAMENTO A MEZZO BB - 59 0 ART.T4¢.1 VA ASSOLTA DALLEDITORE A6S | 1207.50 000
{BAN: IT12M0538702400000001 215923 . j‘
3 1.400,00
|
Vettore: Domicilio Fiscate Peso N.Colii PData Inizio Trasporie
CORRIERE 0 0
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IETEUTO SAZICHALE PER LASSICURAZIONE
CONTRS GUINTORTUMI SHL LAVORD

siznsle Fravidehza Sottaie

Durc On Line

Numero Protocollo  [INAIL_3446896] Data richiesta 19/04/2016 | Scadenza validita | 17/08/2018

Denominazionelragicne sociale PRAXIS SVILUPPC INFORMAZIONE SPA
Caodice fiscale 05399141000

LSede legale VIA DEI MILLE, 24 40121 BOLOGNA (BO)

Con il presente Documento si dichiara che it soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

LNALL '

il Documento ha validita di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell'interrogazione degli archivi delf INPS, deill INAIL e della CNCE per le imprese che svolgenoe attivita delfediiizia,
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Ti sottoscritto Seg::étario Comunale
CERTIFICA

Che la presente determinazione ¢ stata pubblicata all’albo pretorio per giorni 15 consecutivi dal
al

11 Messo Comunale Il Segretaric Comunale

Dalla Residenza Municipale, li

E’ copia conforme all’originale, da servire per uso amministrativo.

1l Segretario Comunale



